Kroger Meinolf (BLB Z)

Von: T o <. . com

Gesendet: Mittwoch, 28. Juli 2021 17:37

An: Bandel Ralf (BLB Z)

Cc: S <>\ C.com

Betreff: Re: AW: BLB: Kaufvertrag Eggelandklinik; Anfrage nach dem IFG NRW

Sehr geehrter Herr Bandel,

Bezugnehmend auf Ihre Emails vom 15. und 23. Juli 2021 teilen wir Ihnen mit, dass wir keine Einwande
gegen die Ubersendung des Auszugs an den Antragsteller haben.

Mit freundlichen GriiRen

Rechtsanwalt Rechtsanwaltin

PwC | OGC/RM Litigation | Rechtsanwalt/Attorney at Law

Email:
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftspriifungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35 - 37, 60327 Frankfurt am Main
www.pwc.de

PwC | OGC/RM Litigation | Rechtsanwalt/Attorney at Law

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftspriifungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35 - 37, 60327 Frankfurt am Main

www.pwc.de

Atemative Contact: (N

From: "Bandel Ralf (BLB Z)" <Ralf.Bandel@BLB.NRW.DE>

To:

Date: 23.07.2021 11:19

Subject: AW: BLB: Kaufvertrag Eggelandklinik; Anfrage nach dem IFG NRW

Sehr geehrter Herr R

das Wertgutachten wurde vom BLB NRW in Auftrag gegeben. Ferner liegt mir die Einwilligung der
Stadt Bad Driburg vor, den Auszug aus dem Wertgutachten herauszugeben.

Mit freundlichen GriRRen
Im Auftrag

Ralf Bandel

Fachbereich Aufsichts- und Compliancemanagement (ACM)
Zentrale des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW
Mercedesstr. 12

40470 Dusseldorf



Tel.: +49 211 61700-864
Mobil: +49 152 5892-4035
Fax.: +49 211 6170-1359
mailto:ralf.bandel@blb.nrw.de
http://www.blb.nrw.de

von: [

Gesendet: Donnerstag, 22. Juli 2021 12:15
An: Bandel Ralf (BLB Z) <Ralf.Bandel@BLB.NRW.DE>

cc:

Betreff: Fw: BLB: Kaufvertrag Eggelandklinik; Anfrage nach dem IFG NRW

Sehr geehrter Herr Bandel,

ich nehme Bezug auf Ihre Email vom 15. Juli 2021 und unser Telefonat von soeben. Die
Angelegenheit wurde zustandigkeitshalber an uns als Rechtsabteilung der PwC GmbH WPG
weitergeleitet

Zunachst danke ich lhnen fir lhre Bereitschaft, unsere Frist zur Stellungnahme um eine Woche
bis zum 30. Juli 2021 zu verlangern.

Daruber hinaus haben Sie sich dankenswerterweise bereit erklart, eine etwaige Herausgabe mit
unserer damaligen Auftraggeberin abzustimmen, sofern dies nicht bereits geschehen ist.

Fir zwischenzeitliche Rickfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfiigung. Meine Kontaktdaten
finden Sie anbei.

Mit freundlichen GriiRen

PwC | OGC/RM Litigation | Rechtsanwalt/Attorney at Law | Lead Counsel Tax&Legal

Email:
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprifungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35 - 37, 60327 Frankfurt am Main

www.pwc.de

Hier haben wir zusammengestellt, wie wir bei den Herausforderungen von COVID-19 agieren, u.a.
durch flexibles Arbeiten.
Wir stehen dafiir ein, unsere Kunden auch unter besonderen Umstanden bestmoglich zu betreuen.

Discover our digital solutions: https://store.pwc.de/

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftspriifungsgesellschaft

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
WP StB Dr. Norbert Vogelpoth

Geschaftsfiihrer:

WP StB Dr. Ulrich Stork, WP StB Dr. Peter Bartels,

Dr. Joachim Englert, WP StB Petra Justenhoven,

WP Clemens Koch, StB Marius Moller, WP StB Uwe Rittmann,
StB RA Klaus Schmidt, StB CPA Mark Smith



Sitz der Gesellschaft: Frankfurt am Main, Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 107858

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftspriifungsgesellschaft ist Mitglied von
PricewaterhouseCoopers International, einer Company limited by guarantee registriert in England
und Wales

Datenschutz: Hinweise zur Datenverarbeitung bei PricewaterhouseCoopers GmbH WPG finden
Sie unter Datenschutzhinweise PwC GmbH WPG

----- Forwarded by G - 15.07.2021 20:32 -

From: "Bandel Ralf (BLB Z2)" <Ralf.Bandel@BLB.NRW.DE>
To: &'

Date: 15.07.2021 14:05
Subject: Kaufvertrag Eggelandklinik; Anfrage nach dem IFG NRW

100-ACM-Ban
600-070-020-030
21-AFM-188

Sehr geehrte Frau (G

mir liegt eine Burgeranfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz NRW (IFG NRW) zur
Bearbeitung vor.

Der BLB NRW ist verpflichtet, solche Anfragen zu beantworten.

Inhalt der Anfrage ist die Herausgabe des Kaufvertrags ,,Eggelandklinik® mit Anlagen (6ffentliche
Informationen).

Als Anlage lag dem Vertrag der anliegende Auszug aus dem Wertgutachten bei.

Bitte teilen Sie mir bis zum 23.07.2021 mit, ob Sie Einwande gegen die Ubersendung des
Auszugs an den Antragsteller haben. Sofern Sie bis zum 23.07.2021 keine Einwande erheben,
werde ich die Informationen wie beantragt bekannt geben.

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag

Ralf Bandel

Fachbereich Aufsichts- und Compliancemanagement (ACM)
Zentrale des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW
Mercedesstr. 12

40470 Disseldorf

Tel.: +49 211 61700-864
Mobil: +49 152 5892-4035
Fax.: +49 211 6170-1359

mailto:ralf.bandel@blb.nrw.de
http://www.blb.nrw.de

Diese Information ist ausschliesslich fuer den Adressaten bestimmt und kann vertrauliche oder
gesetzlich geschuetzte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der bestimmungsgemaesse
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Adressat sind, unterrichten Sie bitte den Absender und vernichten Sie diese Mail. Anderen als
dem bestimmungsgemaessen Adressaten ist es untersagt, diese E-Mail zu lesen, zu speichern,
weiterzuleiten oder ihren Inhalt auf welche Weise auch immer zu verwenden. Wir verwenden
aktuelle Virenschutzprogramme. Fuer Schaeden, die dem Empfaenger gleichwohl durch von uns
zugesandte mit Viren befallene E-Mails entstehen, schliessen wir jede Haftung aus.

The information contained in this email is intended only for its addressee and may contain
confidential and/or privileged information. If the reader of this email is not the intended recipient,
you are hereby notified that reading, saving, distribution or use of the content of this email in any
way is prohibited. If you have received this email in error, please notify the sender and delete the
email. We use updated antivirus protection software. We do not accept any responsibility for
damages caused anyhow by viruses transmitted via email.

Diese Information ist ausschliesslich fuer den Adressaten bestimmt und kann vertrauliche oder gesetzlich
geschuetzte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der bestimmungsgemaesse Adressat sind, unterrichten Sie bitte
den Absender und vernichten Sie diese Mail. Anderen als dem bestimmungsgemaessen Adressaten ist es untersagt,
diese E-Mail zu lesen, zu speichern, weiterzuleiten oder ihren Inhalt auf welche Weise auch immer zu verwenden. Wir
verwenden aktuelle Virenschutzprogramme. Fuer Schaeden, die dem Empfaenger gleichwohl durch von uns
zugesandte mit Viren befallene E-Mails entstehen, schliessen wir jede Haftung aus.

The information contained in this email is intended only for its addressee and may contain confidential and/or
privileged information. If the reader of this email is not the intended recipient, you are hereby notified that reading,
saving, distribution or use of the content of this email in any way is prohibited. If you have received this email in error,
please notify the sender and delete the email. We use updated antivirus protection software. We do not accept any
responsibility for damages caused anyhow by viruses transmitted via email.



